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REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 5 ORTSTANO
PRESIDIO OSPEDALIERO " SAN MARTINO"
Dipartimento dei Servizi Diagnostici di Laboratorio
UNITA' OPERATIVA DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA
via Rockfeller 09170 Oristano - Telef.: 0783/317253
birettore dr. Gievarni Antonio Tolu
Prot. N° 257-2014 Oristano 21-11-2014

Ili.mo Responsabile Servizio acquisti
Azienda USL n.5 Oristano

Oggetto: acquisto urgente frigorifero per il laboratorio della Unitd Operativa di Anatomia
Patologica

Si richiede lacquisto urgente di un frigorifero da laboratorio capacitd 400 litri,
dimensioni esterne cm 60x60x190 con temperatura di SET compresa tra O gradi e + 15
gradi.

Dette caratteristiche sono coerenti con il frigorifero recentemente acquistato per altra

unitd operativa ( ditta fornitrice KW apparecchi saen‘rlfla modello KLAB-BBR
74OOVX(MD)77—%~'* R -

Lacquns‘ro “del frlgofar-maco & da consrderare urgen’re in: quan‘ro 1'Unita Opem‘rwa d|
Anatomia PaToIoglca ha in dotazione un solo fr'lgor‘lfer'o da__lq_b_om'romo o tutt'oggi
insufficiente per- man‘rener'e in condizioni oﬁlmall _reagenti - di- |mmun015Toch|mlca
In proposn‘o segnalo che per. la conservazione dei propri pr‘odo’r’rl la d|TTa ROCHE (aggludlca‘rama
del - services = di immunoistochimica)aveva giustamente ~ richiesto che nelld L
Unitd Opem’rlva di Anq‘romla Pa’rologlca vemsse qppllca‘ra una’ pr‘ocedura che prevedeva Tra
l'altro, una adegum‘a conservazione dei propri reagenti. - e R
Per lo sToccagglo dei restanti reagen*h vengoho qdopem‘h due fr‘ugomfem da cucing, anuanTo vec—
chi e comunque madeguq‘rl per owvii mohvu aII 'uso ]C(bOI”C(‘I‘Of‘ISTICO E |mpr=ocrasrmablle la loro so-

stituzione,



Cordiali saluti drf Giovanni Antonio Tolu
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Fwd: R: Richiesta conferma prezzi frigoriferi

Da : Maria Teresa Deidda gio, 20 nov 2014, 12:40
<maria.teresa.deidda@asloristano.it> :

Oggetto : Fwd: R: Richiesta conferma prezzi frigoriferi
A : demetria piras <demetria.piras@asloristano.it>

-------- Messaggio originale --------
Oggetto:R: Richiesta conferma prezzi frigoriferi
Data:Mon, 27 Oct 2014 08:49:13 +0100
Mittente:Federico Pecchi <trade@kwkw.it>
Rispondi-a: <trade@kwkw.it>
Organizzazione:KW Apparecchi Scientifici
A:'Deidda Maria Teresa' <maria.teresa.deidda@asloristano.it>
CC:<sales@kwkw.it>

Buongiorno Scusi ma mi ero scordato di indicare che i 60 gg riportati sull'offerta
(per la consegna) sono da considerarsi lavorativi (ovvero sono escluse le festivita
e la chiusura natalizia). saluti Ing. Federico Pecchi KW APPARECCHI SCIENTIFICI
SRL Via della Resistenza n. 119 I - 53035 MONTERIGGIONI (SI) Tel. +39 0577
309143-4-5 Fax +39 0577 309142 E-mail trade@kwkw. it Web www kwkw.it -
Messaggio originale----- Da: Federico Pecchi [mailto:trade@kwkw.it] Inviato:
lunedi 27 ottobre 2014 08:45 A: 'Deidda Maria Teresa' Cc: sales@kwkw.it

validita dei prezzi esposti nell'offerta n. 13626 del 17/10/2013 (if
allegato): Validita-fino-al-31/12/2014.saluti Ing: Federico-Pecchi- KW ¢
APPARECCHI SCIENTIFICI SRL Via deila Resistenza n. 119 I - 53035
MONTERIGGIONI (SI} Tel, +39 0577 309143-4-5 Fax +39 0577 309142 E-mail
trade@kwlkw.it Web www. kwkw.it ----- Messaggio originale---~~ Da: Deidda Maria
Teresa [mailto:maria.teresa.deidda@asloristano,it] Inviato: venerdi 24 ottobre
2014 14:01 A: kw@kwkw.it Oggetto: Richiesta conferma prezzi frigoriferi Alla c.a
dell'ufficio gare, facendo seguito alla telefonata odierna si chiede conferma dei
prezzi per ulteriore fornitura di frigoriferi come da Vs offerta n.13626 del
17/10/2013, In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti Dr.ssa M.
Teresa Deidda ASL Oristano Tel. 0783/317845

https://192.168.4.50/h/printmessage?id=3203 &tz=Furope/Berlin 20/11/2014

ichlesta:conferma:prezzi:frigoriferi.Priorita; Alta Buongiorno.Dr.ssar
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Preventivo

|
Codice Prezzo ¢ Importo

: - {
. Prodottp Descrizione ; Qta

| KLAB-BBR4OOVX | FRIGOEMOTECA SERIE KLAB-BER |
" MD B { MODELLO KLAB-BERAGOVX MD

Allarme guasto energia, acustico- i
‘ : visivo, auteflimentato 12 Vdc, con : i :
: ALL.GUASTO_MP ‘ | batteria tampone {durata stimata 1 r ;
' anm) |
: Regls stratore su disco a ciclo ; ‘
REGMP - . settimanale con alimentazione ! 1:
. propria a mezzo batteria ;
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mamdemvae | UFRIGORIFERO  VETRATO LINEA | | ; '
g E\ii? 180VAC | | SANGUE "MEDICAL PROJECT" . 5| 2.358,00 - 11.790,00 -
MOD. KBBR 180V AC MD : |

Imponibile 14.990,00

Totali documente lva 3.297,80

 Totale EURO 18.287,80
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Considerandoci a Yostra completa disposizione per ogni chiarimento, I'occasione ci & gradita per
porgere distinti saluti.

Ai sens! delart. 13 del™D.Lgs, 196/03 si informa che | Vs. dati personali vengono trattati dagli Incaricati sia elettranicamente che in formato
cartaceo, per le sole finalit amministrative/contablli necessarie alla corretta esecuzione delle obbligazion] derivanti dai nostri accordi contrattuall e
possono essere comunicati nel modi previsti dalla legge agll studi professionali che collaborano con noi per le attivitd contabili, amministrative o
legali ed alle autorita competenti alle attivita ol verifica fiscale ed amministrativa. Potrete in qualsiasi momento esercitare | diritt] di cui al‘art. 7 del
suddetto D.Lgs, 196/03.
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Spett.Le A.S.L. 5 ORISTANO
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO (OR)

Offerta N. 13626
Data 17/10/2013

Vs.Rif. P_BQT. EG/2013/697___58 del 8 ottobre 2013
Note el et T e

Rif. cliente . SERVIZIO PROVVEDITORATO
Tel/fax/e-mail: T.0783/317788-317780 F. 0783/73315

Facciamo seguito alla richiesta di cui sopra, per sottoporre alla Vostra cortese attenzione, la nostra
migliore offerta tecnico-economica per la seguente fornitura,

:i"" ‘ondizioni di for

Validita offerta: 17 gennalo 2014

LV.A. 22% ESCLUSA DAL PREZZO IN OFFERTA (A VS.CARICO)
Giorni di consegna: 60

Imbalfo: Gratis

Modalita di pagamento:  BONIFICO BANCARIO 90 GG.DFFM
Garanzia: 24 mesi

Porto: Franco
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